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L — s eswen o "~~~ ST
De: _Karen Duarte

Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 7:38 a. m.

Para: 'licitacionescuidar@gmail.com’ :

Asunto: RV: Requerimiento CP-016-2015

Importancia; Alta

De: Karen Duarte

Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 7:37 3. m.
Para: 'licitacionescuidar@gmail.com'

Asunto: Reguerimiento CP-016-2015

Buenos dias:
De acuerdo a los establecido en el pliego de condiciones me permito solicitar los siguientes documentos:
1. Elcontratista debe presentar junto con la oferta una garantia de seriedad de la oferta por un valer equivalente al

diez por ciento (10%) del valor de la oferta, razdn por la cual solicitamos aclara el valor de (a péhza
2. Adjuntar los amparaos y clausulado de la garantia

Esta informacién debera ser remitida a mas tardar el dia lunes 9 de noviembre a las 10: 00 am

Agradezco su colaboracién

Cordiaimente;
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racjor saber &

TODOS PORUN
WEWMS :
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Karen Duarte Mayorga '
Subdirectora de Abastecimientos y Servicios Generales

Carrera 7 No. 32-12 Edifico San Martin, Torre Sur - Piso 31, |
Telefong; 4841410 ext 127 ;
Celuiar +57 (1) 3165229104

kduarte@icfes.gov.co '

Tu sirves a tu pais, nosotros te servimos a ti :
www.icfes.gov.co |
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Karen Duarte
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De: Karen Duarte
Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 12:08 p. m.
Para: ‘Licitaciones Cuidar'
Asunto: ‘ RE; Requerimiento CP-016-2015

Buenas tardes;

Esta es la poliza aportada por ustedes pero debe ser modificada por el valor de |a oferta que ustedes presentaron, no por
el valor del presupuesto oficial

_Cordialmente;

(2} MINEDUCACION (des

me}uma&:er :

TODOS PORUN
, NUEVOPAIS

i FRL LOUIDAD OUCAIEN

Karen Duarte Mayorga

Subdirectora de Abastecimientos y Servicios Generales
Carrera 7 No. 32-12 Edifico San Martin, Torre Sur - Piso 31.
Telefono; 4841410 ext 127

Celular +57 (1) 3165229104

kduarte@icfes.gov.co

Tu sirves a tu pais, nosotros te servimos a ti
www.icfes.govica
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De: Licitaciones Cuidar [mailto:licitacionescuidar@gmail.com]
Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 11:27 a. m.
Para: Karen Duarte

Asunto: Re: Reguerimiento CP-016-2015

Cordial saludo.
De acuerdo al requerimiento elevado por la entidad, me permito presentar en archivo adjunto aclaracion
respecto del valor asegurado dentro del proceso de la referencia, anexamos al mismo clausulado y amparos de

la garantia.

Sin otro particular

Cordialmente.

JAIME RODRIGUEZ DIAZ
Coordinador de Licitaciones
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CUIDAR LTDA

3123165441
2117500 ext 106

El 6 de noviembre de 2015, 7:37, Karen Duarte <kduartef@icles.gov.co> escribid:

. Buenos dias;

i
¢
t
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i De acuerdo a los establecido en el pliego de condiciones me permito solicitar los siguientes documentos:

1. El contratista debe presentar junto con la oferta una garantia de seriedad de la oferta por un valor equwa]ente al diez por ciento
: {10%) del valor de la oferta, razén por la cual solicitamos aclara el valor de la pdliza i

2. Adjuntar los amparaos y clausulado de la garantia

Cordialmente;
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smejor saber |

Karen Duarte Mayorga

Subdirectora de Abastecimientos y Servicios Generaies
Carrera 7 No. 32-12 Edifico San Martin, Torre Sur - Piso 31.
Telefono, 4841410 ext 127

Celular +57 (1) 3165229104

kduarte@icfes.gov.co

Tu sirves a tu pais, nosotros te servimos a ti
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“Este es un mensaje de caracter confidencial del Instituto Colombiano para la Evalu'acién de la
. Educacion - ICFES.

. Si usted no es el destinatario del mismo o no esté autorizado para recibir este mensaje en nombre
. del destinatario,

. absténgase de usar, copiar o divulgar en cualquier otra forma esta informacién”

- Antes de imprimir este mensaje, asegurese que es indispensable.

. jProteger el medio ambiente también est4 en sus manos!

Cordialmente.

LOENAE,
JAIME RODRIGUEZ DIAZ

Coordinador de Licitaciones

CUIDAR LTDA ‘-

3123165441
2117500 ext 106




Karen Duarte
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De: Licitaciones Cuidar <licitacionescuidar@gmail.com>
Enviado el: lunes, 09 de noviembre de 2015 8:13 a. m.

Para: Karen Duarte

Asunto: Re: Requerimiento CP-016-2015

Datos adjuntos: Seriedad ICFES - CUIDAR LTDA pdf

Cordial saludo.

Me permito adjuntar correccion del valor asegurado, correspondiente al valor de la oferta.

Cordialmente.

JAIME
Coordinador de Licitaciones
CUIDAR LTDA

3123165441

2117500 ext 106

El 6 de noviembre de 2015, 12:08, Karen Duarte <kduarte@icfes.gov.co> escribié:

Buenas tardes;

Esta es la poliza aportada por ustedes pero debe ser modificada por el valor de la oferta que ustedes presentaron, no
por el valor del presupuesto oficial

Cordialmente;
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Karen Duarte Mayorga

Subdirectora de Abastecimientes y Servicios Generales
Carrera 7 No. 32-12 Edifico San Martin, Torre Sur - Piso 31,

Telefono; 4841410 ext 127



Celular +57 (1) 3165229104

kduarte@icfes.gov.co

Tu sirves a tu pais, nosotros te servimos a ti

www.icfes.gov.co
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De: Licitaciones Cuidar [mailto:licitacionescuidar@gmail.com]
Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 11:27 a. m.
Para: Karen Duarte

Asunto: Re: Requerimiento CP-016-2015

Cordial saludo.

De acuerdo al requerimiento elevado por la entidad, me permito presentar en archivo adjunto aclaracién
respecto del valor asegurado dentro del proceso de la referencia, anexamos al mismo clausulado y amparos de
la garantia.

Sin otro particular

Cordialmente.

JAIME RODRIGUEZ DIAZ
Coordinador de Licitaciones

CUIDAR LTDA
3123165441

2117500 ext 106



El 6 de noviembre de 2015, 7:37, Karen Duarte <kduartei@icles.gov.co> escribio:

Buenos dias:

De acuerdo a los establecido en el pliego de condiciones me permito solicitar los siguientes documentos:

1. El contratista debe presentar junto con la oferta una garantia de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por
ciento {10%) del valor de la oferta, razén por la cual solicitamos aclara el valor de la péliza

2. Adjuntar los amparaos y clausulado de la garantia

Cordialmente:

Y MINEDUCACION
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Karen Duarte Mayorga

Subdirectora de Abastecimientos y Servicios Generales
Carrera 7 No. 32-12 Edifico San Martin, Torre Sur - Pise 31,
Telefono; 4841410 ext 127

Celular +57 (1) 3165229104

kduarte@icfes.gov.co

Tu sirves a tu pais, nosotros te servimos a ti

www.ickes.gov.co
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 “Este es un mensaje de caracter confidencial del Instituto Colombiano para la Evaluacion de la

- Educacion - ICFES.

~ Si usted no es el destinatario del mismo o no esta autorizado para recibir este mensaje en nombre
. del destinatario,

- absténgase de usar, copiar o divulgar en cualquier otra forma esta informacion”

- Antes de imprimir este mensaje, asegurese que es indispensable.

- jProteger el medio ambiente también esta en sus manos!

Cordialmente.

~ JAIME RODRIGUEZ DIAZ

Coordinador de Licitaciones
CUIDAR LTDA
3123165441

2117500 ext 106

“Este es un mensaje de caracter confidencial del Instituto Colombiano para la Evaluacion de la
Educacién - ICFES.

- Si usted no es el destinatario del mismo o no esta autorizado para recibir este mensaje en nombre
. del destinatario,

i absténgase de usar, copiar o divulgar en cualquier otra forma esta informacién”

i Antes de imprimir este mensaje, aseglrese que es indispensable.

. jProteger el medio ambiente también esta en sus manos!

Cordialncente,
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GARANTIAR) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRG.
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GQUEDA EXPRESANMENTE CONVERIDD QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURDS DEL ESTADO S.A. SE REFERE UNICAMENTE AL OBJETO Y CHSERVATIONES BE LA(S}

{ ‘Para electos de notificaciones fa direccion de Seguros del Estade 5.4, es Avenida 39 No 7-88 - Tetelono: 2881662 ~ BOGOTA, B.C.
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